GRUNE / FDP im Rat der Gemeinde Hinte

Fraktionsvorsitzender Geschaftsfiihrerin
ie Gerhard Weidemann (GRUNE) Agnes Arends (GRUNE)
B""D"!S 90 Alter Heerweg 14, 26759 Hinte Roggenweg 8, 26759 Hinte
DIE GRUNEN Tel: 04925-8755, 01704427044 Tel.: 04925-2511, 017067938
e-mail: g.weidemann@gmx.de e-mail: aj-arends@t-online.de
Freie Stellv. Fraktionsvorsitzender Stellv. Fraktionsvorsitzender
Roman Piperek (FDP) Jelto Arends (GRUNE)
Demokraten Am Disterland 2, 26759 Hinte Roggenweg 8, 26759 Hinte
FDP Tel.: 015902149575 Tel.: 04925-2511, 003162530548
- e-mail: roman.pi@gmx.de e-mail: aj-arends@t-online.de

Gemeinde Hinte

Herrn Biurgermeister Eertmoed

Briickstralde iia

26759 Hinte Hinte, den 05.12.2018

Erweiterung des Gebdudes der Feuerwehr in Osterhusen
hier: Voraussichtliche Baukosten

informationsveransiaitung am 03.12.26716 ab 16:30 Uhr in Osterhusen

Sehr geehrter Herr Birgermeister,

wahrend der Informationsveranstaltung wurde die Frage nach den zu erwartenden
Baukosten gestellt. Sie haben diese Frage mit voraussichtlich 4 Millionen Euro
beantworiel. Deiailiieriere Angaben konnien Sie am 03.12.2016 nichi machen.

Deshalb stellt die Gruppe GRUNE/FDP folgende Anfrage:

Bitte teilen Sie uns, wenn mdéglich bis zu unserer Gruppensitzung (Fraktionssitzung)
am 12.12.2018 mit, wie sich die genannten 4 Millionen in etwa ziusammensetzen.
Dass es sich dabei um vorab geschétzte Kosten handeln wird, ist uns véllig klar.
Wir schlagen folgende Kostenaufteilung vor:

1.Baukosten des neuen Umkleide- und Sanitarbereichs

2.Baukosten der vier neuen Fahrzeughallen

3.Baukosten der Auldenaniagen

4. Sonstiges

Die Summe der Positionen 1. bis 4. sollte 4 Millionen ergeben.

Mit freundlichem Gruf3

Jelto Arends



about:blank

Sehr geehrter Herr Dubbels,

vielen Dank fiir Ihre Kostenangaben zur Feuerwehr Osterhusen. Wir kénnen die genannten
Kosten jedoch nicht so ganz einordnen. Sie und der Biirgermeister haben wahrend der
Informationsveranstaltung am 03.12.2018 im Gebaude der Feuerwehr Osterhusen die Frage
nach den Baukosten mit voraussichtlich 4 Millionen Euro

beantwortet. Deshalb bitten wir Sie um erganzende Angaben zu
den stark abweichenden Zahlen.

Wir wiren lhnen auch sehr dankbar fiir eine Antwort auf unsere Anfrage vom 05.12.2018. ich
habe die Anfrage fiir Sie im Anhang beigefiigt. Eine kurzfristige Antwort ware fiir unsere
weitere Arbeit von groem Vorteil.

Mit freundlichem Gruf

Jelto Arends

lvonl 10.02.2019, 18:56
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Betreff: Fwd: FW Osterhusen, Kostenberechnung
Von: "Gerhard Weidemann” <g.weidemann@gmx.de>

Datum: 09.02.2019, 18:43

An: "Jelto Arends" <aj-arends@t-online.de>, "Roman Piperek" <Roman.pi@gmx.de>

GruB

Gerhard
COMPOSE_SIGNATURE_IPAD
Anfang der weitergeleiteten E-Mail

Von: "Dubbels, Norbert"

Datum: 8. Februar 2019 um 11:26

m

An: "'gerhardhoff@aol.com'™ ,
"'andreas.weerda@t-online.de'" ,
"Gerhard Weidemann" ,

"Ulrike Scholz-Benedictus"

Cc: "Eertmoed, Manfred"

Betreff: FW Osterhusen, Kostenberechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern sind vom planenden Architekten fiir das Feuerwehrhaus Osterhusen die aktuell berechneten Kosten

Uibermittelt worden.

Die Kosten belaufen sich demnach auf 1.974.753,72 € brutto einschl. Honoraren und Nebenkosten.

Im HH-Ansatz fiir 2019 sind in der INV von Seiten der Verwaltung insgesamt 2.300.000,00 € vorgeschlagen. 1\[

&

In Anbetracht des seit geraumer Zeit sehr dynamischen Marktes empfehle ich die Beibehaltung des Ansatze:

Vielen Dank und ein schones Wochenende.

Mit freundlichen GriiRen
i.A. Norbert Dubbels
Dipl.-Ing. Architekt
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